21/08/2020 Zimbra

Zimbra 091315270515@tre-ba.gov.br

Re: Esclarecimentos - Pregao Eletronico n°® 45/2020

De : Raul Almeida da Paz <091315270515@tre- Qui, 20 de ago de 2020 23:30
ba.gov.br>

Assunto : Re: Esclarecimentos - Pregao Eletrénico n° 45/2020

Para : licitacao <licitacao@lotusdf.com.br>, Atendimento
Lotus-DF <atendimento@lotusdf.com.br>

Cc : rpaz <rpaz@tre-ba.jus.br>

#1 anexo

Seguem as respostas, numeradas conforme os questionamentos efetuados:

1 - Trata-se de questédo alheia ao interesse do TRE-BA, cabendo a empresa avaliar a melhor alternativa. Na
estimativa de precos consideramos os custos com contrato de trabalho por tempo determinado.

2 - Nao. Foram considerados para o célculo de horas extras a remuneragao, os encargos do submédulo
2.2, mais custos indiretos, tributos e lucro, como demonstrado nas planilhas de calculo e como estipulado
no Topico 7.1.37.

3 - Os custos inerentes ao nivelamento técnico foram estimados conforme o descrito no Tépico 4.14 do TR.
4 - Depende da norma coletiva a que se vincula a categoria. Na estimativa de pregos foi considerada a
concesséo do beneficio.

Raul Almeida da Paz
Pregoeiro

De: "licitacao" <licitacao@lotusdf.com.br>

Para: "rpaz" <rpaz@tre-ba.jus.br>

Cc: "Atendimento Lotus-DF" <atendimento@]lotusdf.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 16:31:45
Assunto: Esclarecimentos - Pregéo Eletronico n°® 45/2020

Sr. Pregoeiro,

A Empresa LOTUS-DF SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, inscrita no CNPJ n°
14.517.554/0001-75 inscricao estadual/distrital n® 07.711.713/001-85 estabelecida em
24/10/2011, por intermédio de seu representante legal o Sr. CLEBER APARECIDO DA
SILVA, portador da Carteira de Identidade 1640172 — SSP-DF e do CPF n°© 691.629.301-
25, com o intuito de participar do certame n° 45/2020, com abertura para 25/08/2020 as
09h00min, vimos respeitosamente solicitar esclarecimentos, conforme abaixo, para que
possamos elaborar nossa proposta em conformidade com o Instrumento convocatdrio.

1. No subitem 7.1.14: o funcionario tera vinculo empregaticio, registro na carteira ou
somente contrato de trabalho?

2. No célculo da hora extra ndo esta incluso o valor referente a férias, adicional de
férias, 139 salario e provisdo para rescisao?

3. Referente a gestdao de nivelamento técnico — na aba nivelamento da planilha, a
rubrica é referente a que servico?

4. Sera pago assisténcia médica/odontoldgica e seguro de vida?

Atenciosamente,

Gislene Lima
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