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De : Claudia Adriana <licitacao@i9solutions.net.br>
Assunto : RE: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

11/2020
Para : Arthur Ribeiro Rocha <arrocha@tre­ba.gov.br>

Zimbra 004479830515@tre­ba.gov.br

RE: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Ter, 03 de mar de 2020 17:36

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Prezado Arthur,

Boa Tarde!

Preciso mais uma vez da ajuda de vocês para que eu consiga entender  melhor esse edital.

Conseguimos entender que  o ponto e o desconto na TA, porém  gostaríamos de saber como é
feito a apuração do valor total das corridas, o valor dessas corridas e cobrado por km rodado  ou
por taxímetro   e considerado tabela dinâmica. 
Hoje parΆcipamos de muitas licitações e atendemos muitos órgãos públicos mas geralmente
trabalhamos por km rodado com serviço de taxi comum  e  nem cobramos a taxa administraΆva
pelo serviços de gestão e agenciamento.
Então para que não ocorra erros de entendimento do edital e da forma de trabalho de vocês
precisamos  entender melhor como e feita essa cobrança hoje  e se esses  600 mil e fixo e dividi‐ se
esse valor por total de km para ver qual o valor de cada corrida, ficou meio vago as informações do
edital.

Precisamos urgente da ajuda de vocês.

Agradeço desse já a atenção dispensada.

Fico no aguardo e a inteira disposição.

Atenciosamente,

Claudia Adriana Tadim
Comercial / Licitação
11 4615­2174
11 99507­6850

Resultado de imagem para I9 SOLUTIONS

 

 

De: "Arthur Ribeiro Rocha" <arrocha@tre­ba.gov.br>
Enviada: 2020/02/28 10:54:42
Para: licitacao@i9solutions.net.br
Cc: selic@tre­ba.gov.br, rpaz@tre­ba.jus.br
Assunto: Re: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
 
Prezada Licitante,
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Em atenção ao pedido infra solicitado, informo que, consoante análise da área técnica, os
esclarecimentos são os seguintes:
 
­ ANO NÃO ELEITORAL: 80.321 quilômetros;
­ ANO ELEITORAL: 160.642 quilômetros.
 
Arthur Ribeiro Rocha
Pregoeiro | TRE | BAHIA
Tel. (71) 3373­7081
 

De: "Claudia Adriana" <licitacao@i9solutions.net.br>
Para: "arrocha" <arrocha@tre­ba.jus.br>
Enviadas: Quarta­feira, 26 de fevereiro de 2020 18:11:08
Assunto: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
 
Prezado Sr. pregoeiro,

Boa tarde!

Estou precisando muito  de uma ajuda dos senhores a respeito do pregao 11/2020 que ocorrera no dia
10/03 as 14 hs pelo portal comprasnet.

Para que eu consiga responder e participar da concorrencia de uma forma correta e para que mais tarde
eu nao tenha problemas com valores prejudicando assim meu atendimento a TER­ BA, preciso que me
informe por gentileza a estimativa de km mensal ou anual, para que eu consiga entender como chegar a
essa valor estimado de 600 mil.
sem essa estimativa de km fica dificil  dar o desconto da forma correta, pois nao tem como saber  o valor
estimado de km rodado.

Fico no aguardo e a inteira disposição.

Atenciosamente,

Claudia Adriana Tadim
Comercial / Licitação
11 4615­2174
11 99507­6850

Resultado de imagem para I9 SOLUTIONS
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De : Arthur Ribeiro Rocha <arrocha@tre­ba.gov.br>
Assunto : Fwd: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

11/2020
Para : Assistência de Transporte <atran@tre­ba.gov.br>
Cc : RAUL PAZ PREGOEIRO <rpaz@tre­ba.jus.br>

Zimbra 004479830515@tre­ba.gov.br

Fwd: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Ter, 03 de mar de 2020 17:55

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Prezado Raul,

Segue pedido de esclarecimento suscitado pelo licitante.
Fineza enviar a resposta a este pregoeiro que a repassará ao licitante.

Arthur Ribeiro Rocha
Pregoeiro | 7081

De: "Claudia Adriana" <licitacao@i9solutions.net.br>
Para: "Arthur Ribeiro Rocha" <arrocha@tre­ba.gov.br>
Enviadas: Terça­feira, 3 de março de 2020 17:36:37
Assunto: RE: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Prezado Arthur,

Boa Tarde!

Preciso mais uma vez da ajuda de vocês para que eu consiga entender  melhor esse edital.

Conseguimos entender que  o ponto e o desconto na TA, porém  gostaríamos de saber como é
feito a apuração do valor total das corridas, o valor dessas corridas e cobrado por km rodado  ou
por taxímetro   e considerado tabela dinâmica. 
Hoje par韜�cipamos de muitas licitações e atendemos muitos órgãos públicos mas geralmente
trabalhamos por km rodado com serviço de taxi comum  e  nem cobramos a taxa administra韜�va
pelo serviços de gestão e agenciamento.
Então para que não ocorra erros de entendimento do edital e da forma de trabalho de vocês
precisamos  entender melhor como e feita essa cobrança hoje  e se esses  600 mil e fixo e dividi‐ se
esse valor por total de km para ver qual o valor de cada corrida, ficou meio vago as informações do
edital.

Precisamos urgente da ajuda de vocês.

Agradeço desse já a atenção dispensada.

Fico no aguardo e a inteira disposição.

Atenciosamente,

Claudia Adriana Tadim
Comercial / Licitação
11 4615­2174
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11 99507­6850

Resultado de imagem para I9 SOLUTIONS

 

 

De: "Arthur Ribeiro Rocha" <arrocha@tre­ba.gov.br>
Enviada: 2020/02/28 10:54:42
Para: licitacao@i9solutions.net.br
Cc: selic@tre­ba.gov.br, rpaz@tre­ba.jus.br
Assunto: Re: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
 
Prezada Licitante,
 
Em atenção ao pedido infra solicitado, informo que, consoante análise da área técnica, os
esclarecimentos são os seguintes:
 
­ ANO NÃO ELEITORAL: 80.321 quilômetros;
­ ANO ELEITORAL: 160.642 quilômetros.
 
Arthur Ribeiro Rocha
Pregoeiro | TRE | BAHIA
Tel. (71) 3373­7081
 

De: "Claudia Adriana" <licitacao@i9solutions.net.br>
Para: "arrocha" <arrocha@tre­ba.jus.br>
Enviadas: Quarta­feira, 26 de fevereiro de 2020 18:11:08
Assunto: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
 
Prezado Sr. pregoeiro,

Boa tarde!

Estou precisando muito  de uma ajuda dos senhores a respeito do pregao 11/2020 que ocorrera no dia
10/03 as 14 hs pelo portal comprasnet.

Para que eu consiga responder e participar da concorrencia de uma forma correta e para que mais tarde
eu nao tenha problemas com valores prejudicando assim meu atendimento a TER­ BA, preciso que me
informe por gentileza a estimativa de km mensal ou anual, para que eu consiga entender como chegar a
essa valor estimado de 600 mil.
sem essa estimativa de km fica dificil  dar o desconto da forma correta, pois nao tem como saber  o valor
estimado de km rodado.

Fico no aguardo e a inteira disposição.

Atenciosamente,

Claudia Adriana Tadim
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Comercial / Licitação
11 4615­2174
11 99507­6850

Resultado de imagem para I9 SOLUTIONS
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De : Raul Almeida da Paz <091315270515@tre­
ba.gov.br>

Assunto : Re: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
11/2020

Para : Arthur Ribeiro Rocha <arrocha@tre­ba.gov.br>
Cc : Assistência de Transporte <atran@tre­ba.gov.br>,

rpaz <rpaz@tre­ba.jus.br>, selic <selic@tre­
ba.jus.br>

Zimbra 004479830515@tre­ba.gov.br

Re: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Qua, 04 de mar de 2020 19:35

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Prezado pregoeiro,

A contratada será remunerada, em cada mês de referência, mediante a apuração do valor
total  das  corridas  no  período,  acrescido  o  percentual  referente  à  Taxa  de
Administração.  Os  valores  utilizados  nas  cobranças  das  corridas  não  poderão  ser
superiores  ao  estabelecido  nas  legislações municipais  (serviço  de  táxi),  bem  como,  não
poderá haver cobranças de taxas não estabelecidas nas referidas legislações. A empresa
deverá disponibilizar as legislações municipais com as respectivas tabelas de valores dos
serviços no início da execução contratual. Havendo alteração do preço das tarifas fixadas
pelos Órgãos Oficiais, a empresa deverá comunicar à fiscalização do contrato, por escrito,
enviando a nova  tabela de preços. A empresa  só poderá efetuar a  cobrança dos novos
valores tabelados após realizar o devido comunicado.

Atenciosamente,

Raul Paz ­ ATRAN

De: "Arthur Ribeiro Rocha" <arrocha@tre­ba.gov.br>
Para: "Assistência de Transporte" <atran@tre­ba.gov.br>
Cc: "rpaz" <rpaz@tre­ba.jus.br>
Enviadas: Terça­feira, 3 de março de 2020 17:55:13
Assunto: Fwd: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Prezado Raul,

Segue pedido de esclarecimento suscitado pelo licitante.
Fineza enviar a resposta a este pregoeiro que a repassará ao licitante.

Arthur Ribeiro Rocha
Pregoeiro | 7081

https://correio.tre-ba.jus.br/h/printmessage?id=99219&xim=1


2020­3­9 Zimbra

https://correio.tre­ba.jus.br/h/printmessage?id=99219&tz=America/Bahia 2/3

De: "Claudia Adriana" <licitacao@i9solutions.net.br>
Para: "Arthur Ribeiro Rocha" <arrocha@tre­ba.gov.br>
Enviadas: Terça­feira, 3 de março de 2020 17:36:37
Assunto: RE: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Prezado Arthur,

Boa Tarde!

Preciso mais uma vez da ajuda de vocês para que eu consiga entender  melhor esse edital.

Conseguimos entender que  o ponto e o desconto na TA, porém  gostaríamos de saber como é
feito a apuração do valor total das corridas, o valor dessas corridas e cobrado por km rodado  ou
por taxímetro   e considerado tabela dinâmica. 
Hoje parΆcipamos de muitas licitações e atendemos muitos órgãos públicos mas geralmente
trabalhamos por km rodado com serviço de taxi comum  e  nem cobramos a taxa administraΆva
pelo serviços de gestão e agenciamento.
Então para que não ocorra erros de entendimento do edital e da forma de trabalho de vocês
precisamos  entender melhor como e feita essa cobrança hoje  e se esses  600 mil e fixo e dividi‐ se
esse valor por total de km para ver qual o valor de cada corrida, ficou meio vago as informações do
edital.

Precisamos urgente da ajuda de vocês.

Agradeço desse já a atenção dispensada.

Fico no aguardo e a inteira disposição.

Atenciosamente,

Claudia Adriana Tadim
Comercial / Licitação
11 4615­2174
11 99507­6850

Resultado de imagem para I9 SOLUTIONS

 

 

De: "Arthur Ribeiro Rocha" <arrocha@tre­ba.gov.br>
Enviada: 2020/02/28 10:54:42
Para: licitacao@i9solutions.net.br
Cc: selic@tre­ba.gov.br, rpaz@tre­ba.jus.br
Assunto: Re: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
 
Prezada Licitante,
 
Em atenção ao pedido infra solicitado, informo que, consoante análise da área técnica, os
esclarecimentos são os seguintes:
 
­ ANO NÃO ELEITORAL: 80.321 quilômetros;
­ ANO ELEITORAL: 160.642 quilômetros.
 
Arthur Ribeiro Rocha
Pregoeiro | TRE | BAHIA
Tel. (71) 3373­7081
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De: "Claudia Adriana" <licitacao@i9solutions.net.br>
Para: "arrocha" <arrocha@tre­ba.jus.br>
Enviadas: Quarta­feira, 26 de fevereiro de 2020 18:11:08
Assunto: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
 
Prezado Sr. pregoeiro,

Boa tarde!

Estou precisando muito  de uma ajuda dos senhores a respeito do pregao 11/2020 que ocorrera no dia
10/03 as 14 hs pelo portal comprasnet.

Para que eu consiga responder e participar da concorrencia de uma forma correta e para que mais tarde
eu nao tenha problemas com valores prejudicando assim meu atendimento a TER­ BA, preciso que me
informe por gentileza a estimativa de km mensal ou anual, para que eu consiga entender como chegar a
essa valor estimado de 600 mil.
sem essa estimativa de km fica dificil  dar o desconto da forma correta, pois nao tem como saber  o valor
estimado de km rodado.

Fico no aguardo e a inteira disposição.

Atenciosamente,

Claudia Adriana Tadim
Comercial / Licitação
11 4615­2174
11 99507­6850

Resultado de imagem para I9 SOLUTIONS
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De : Arthur Ribeiro Rocha <arrocha@tre­ba.gov.br>
Assunto : Re: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº

11/2020
Para : Claudia Adriana <licitacao@i9solutions.net.br>
Cc : SELIC <selic@tre­ba.gov.br>, Assistência de

Transporte <atran@tre­ba.gov.br>

Zimbra 004479830515@tre­ba.gov.br

Re: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Qui, 05 de mar de 2020 14:15

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Senhora Licitante,
 
Conforme informações prestadas pela área técnica, esclareço que a empresa contratada
será  remunerada,  em  cada mês de  referência, mediante  a  apuração do  valor  total  das
corridas  no  período,  acrescido  o  percentual  referente  à  Taxa  de  Administração.  Os
valores utilizados nas cobranças das corridas não poderão ser superiores ao estabelecido
nas legislações municipais (serviço de táxi), bem como, não poderá haver cobranças de
taxas não estabelecidas nas referidas legislações.
 
A empresa deverá disponibilizar as legislações municipais com as respectivas tabelas de
valores dos serviços no  início da execução contratual. Havendo alteração do preço das
tarifas  fixadas  pelos  Órgãos  Oficiais,  a  empresa  deverá  comunicar  à  fiscalização  do
contrato, por escrito, enviando a nova tabela de preços. A empresa só poderá efetuar a
cobrança dos novos valores tabelados após realizar o devido comunicado.
 
Atenciosamente,
 
Arthur Ribeiro Rocha
Pregoeiro | TRE | BAHIA
Tel. (71) 3373 ­ 7081

De: "Claudia Adriana" <licitacao@i9solutions.net.br>
Para: "Arthur Ribeiro Rocha" <arrocha@tre­ba.gov.br>
Enviadas: Terça­feira, 3 de março de 2020 17:36:37
Assunto: RE: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Prezado Arthur,

Boa Tarde!

Preciso mais uma vez da ajuda de vocês para que eu consiga entender  melhor esse edital.

Conseguimos entender que  o ponto e o desconto na TA, porém  gostaríamos de saber como é
feito a apuração do valor total das corridas, o valor dessas corridas e cobrado por km rodado  ou
por taxímetro   e considerado tabela dinâmica. 
Hoje par韜�cipamos de muitas licitações e atendemos muitos órgãos públicos mas geralmente
trabalhamos por km rodado com serviço de taxi comum  e  nem cobramos a taxa administra韜�va
pelo serviços de gestão e agenciamento.
Então para que não ocorra erros de entendimento do edital e da forma de trabalho de vocês
precisamos  entender melhor como e feita essa cobrança hoje  e se esses  600 mil e fixo e dividi‐ se
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esse valor por total de km para ver qual o valor de cada corrida, ficou meio vago as informações do
edital.

Precisamos urgente da ajuda de vocês.

Agradeço desse já a atenção dispensada.

Fico no aguardo e a inteira disposição.

Atenciosamente,

Claudia Adriana Tadim
Comercial / Licitação
11 4615­2174
11 99507­6850

Resultado de imagem para I9 SOLUTIONS

 

 

De: "Arthur Ribeiro Rocha" <arrocha@tre­ba.gov.br>
Enviada: 2020/02/28 10:54:42
Para: licitacao@i9solutions.net.br
Cc: selic@tre­ba.gov.br, rpaz@tre­ba.jus.br
Assunto: Re: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
 
Prezada Licitante,
 
Em atenção ao pedido infra solicitado, informo que, consoante análise da área técnica, os
esclarecimentos são os seguintes:
 
­ ANO NÃO ELEITORAL: 80.321 quilômetros;
­ ANO ELEITORAL: 160.642 quilômetros.
 
Arthur Ribeiro Rocha
Pregoeiro | TRE | BAHIA
Tel. (71) 3373­7081
 

De: "Claudia Adriana" <licitacao@i9solutions.net.br>
Para: "arrocha" <arrocha@tre­ba.jus.br>
Enviadas: Quarta­feira, 26 de fevereiro de 2020 18:11:08
Assunto: DUVIDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
 
Prezado Sr. pregoeiro,

Boa tarde!

Estou precisando muito  de uma ajuda dos senhores a respeito do pregao 11/2020 que ocorrera no dia
10/03 as 14 hs pelo portal comprasnet.

Para que eu consiga responder e participar da concorrencia de uma forma correta e para que mais tarde
eu nao tenha problemas com valores prejudicando assim meu atendimento a TER­ BA, preciso que me
informe por gentileza a estimativa de km mensal ou anual, para que eu consiga entender como chegar a
essa valor estimado de 600 mil.
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essa valor estimado de 600 mil.
sem essa estimativa de km fica dificil  dar o desconto da forma correta, pois nao tem como saber  o valor
estimado de km rodado.

Fico no aguardo e a inteira disposição.

Atenciosamente,

Claudia Adriana Tadim
Comercial / Licitação
11 4615­2174
11 99507­6850

Resultado de imagem para I9 SOLUTIONS


